4/12/22, 1:50 PM Correo de PAT S.A. - RV: Solictud de cotizacién

-
I A 1 Paulina Huenchual <paulina.huenchual@patcorp.cl>

INDUSTRIAL SOLUTIONS

RV: Solictud de cotizacion

khernandez@versol.cl <khernandez@versol.cl> 11 de abril de 2022, 10:23
Para: paulina.huenchual@patcorp.cl

Paulina:

Buenos dias, revisando en bodega aparecion 2 cartuchos de este modelo valor $49.000.- + iva c/u

Atte.

Karina Hernandez
| 4

Ejecutiva Comercial
VERSOL
. Tel: +56-2-27805528-27805530

Cel: +56-9-83373526

Los Manzanos 2568 Huertos de La Pintana
La Pintana, Santiago de Chile (CP 8840100)

www.versol.cl

De: Paulina Huenchual <paulina.huenchual@patcorp.cl>
Enviado el: jueves, 7 de abril de 2022 9:28

Para: khernandez@versol.cl

CC: bvergara@versol.cl

Asunto: Re: Solictud de cotizacion
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Karina buen dia, favor atender a la consulta.

Quedamos atentos a su informacion.

Saludos Cordiales.

El mar, 5 abr 2022 a las 15:28, Paulina Huenchual (<paulina.huenchual@patcorp.cl>) escribié:

Karina buenas tardes, de acuerdo a lo cotizado favor podria cotizar el pafete y el filtro completo del tipo FSC60 (se
adjunta imagen), mencionar si esta la opcién de traerlo por avién y cuanto costaria.

Saludos Cordiales.

El lun, 4 abr 2022 a las 15:48, Paulina Huenchual (<paulina.huenchual@patcorp.cl>) escribio:

Karina buenas tardes de acuerdo a lo conversado, queda pendiente confirmar si tienen en stock el repuesto del
filtro (adjunto imagen), y me confirma valor.

Manana la llamo nuevamente.
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Saludos Cordiales

El lun, 4 abr 2022 a las 12:04, Paulina Huenchual (<paulina.huenchual@patcorp.cl>) escribio:

Karina buen dia, gracias por la cotizacién, pero creo que hay un error en el primer item, ya que so6lo necesitamos
el filtro interior, no el componente completo. El afio pasado el componente completo nos costé $125.000 c/u, por
lo que entiendo que el valor entregado es por el componente completo.

También en la compra anterior nos dieron un descuento del 10%, mencionar porque no aplica en este caso. Y el
plazo de entrega de 75 dias es solo por el primer item o por todos los componentes cotizados?

Proyects - PAT-0805

Fedha pedida - 12072021

Fecha prevista de entrega - 16072021
Cédigo provesdor : V5L

P A 1 - Pedido a proveedor PO2107-0879
Rel. provieedor : Bombas de vacio+accesorios

Efrisee Eervtair &
FIENSA APPLIED TECHNOLOGIES 5.A. Soc. comercial Versol Lida.
Ay, Amérnico Vespudo 1385 [Spaciofiex), Madulo 33 = Los Manzanos 2568, La Pintana, Saniiago.

Chalicura — Sanlisgo
Teléfono: «56 2 2603 5423

Comec: colizacionesi@patindustrial com
Wheb hitputarese patindusirial com

Segin colizaciin N 20210222

Impories visualizados en Chils Peso

Deserpeinn VA an Canil Dt Base mp.
FATN-D00007S - Bomba de vacio 10% | 1,850,000, 3| 1372 4.788 000,04
Bomba de vacie DVP models SB-50-1 [CC-50-1), con matar 2.2 KW, 00 6729

380V %

PATH-D00007T - Filtro vaco 19% | 125.000,00 al 10% 337.500,00
FOO6M

PATH-00000TE - Valvula reguladomn 19% | 93.800,00 a 5% 26T 330,00
\iibvula reguladens de vacia de 1°

PATM-D00007 - Tacos sntvibratorios 19% | 10.000,00 12| 5% 114.000,00

Quedo atenta a su respuesta.

Saludos Cordiales.

El vie, 25 mar 2022 a las 9:02, <khernandez@yversol.cl> escribio:

Estimada:

Buenos dias, envio cotizacion solicitada.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=054e42a1c1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1729822199944664595&simpl=msg-f%3A1729822199... 3/6


mailto:paulina.huenchual@patcorp.cl
mailto:khernandez@versol.cl

4/12/22, 1:50 PM Correo de PAT S.A. - RV: Solictud de cotizacién
-Filtro vacio para liquidos FSC60, solo el filtro, cantidad 3 $155.000.- + iva c/u plazo de entrega 75 dias.

-Paletas de grafito bomba CC60-DVP, cantidad 3 $396.000.- + iva c/u

-Filtro interior CC60-DVP, cantidad 3 $52.000.- + iva c/u

Atte.

Karina Hernandez
¥ L

Ejecutiva Comercial
VERSOL
. Tel: +56-2-27805528-27805530

Cel: +56-9-83373526

Los Manzanos 2568 Huertos de La Pintana
La Pintana, Santiago de Chile (CP 8840100)

www.versol.cl

De: Paulina Huenchual <paulina.huenchual@patcorp.cl>
Enviado el: jueves, 24 de marzo de 2022 11:40

Para: bvergara@versol.cl

Asunto: Solictud de cotizaciéon

Bernardo buen dia,

Favor cotizar lo siguiente, correspondiente a repuestos de las bombas de paletas CC60, que adquirimos el
afo pasado, paso a detallar:

-Filtro vacio para liquidos FSCG60, solo el filtro, cantidad 3

-Paletas de grafito bomba CC60-DVP, cantidad 3

-Filtro interior CC60-DVP, cantidad 3
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Indicar tiempo de entrega.

Saludos Cordiales

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Correo de PAT S.A. - RV: Solictud de cotizacién

Paulina Huenchual Herrera
Ingeniero Mecanico en proyectos

Av. Américo Vespucio 1385, médulo 33
Parque Empresarial Spacioflex, Quilicura
Santiago, CHILE

Tel: (56 2) 2929 8452
Cel: (56 9) 9363 8954
http://www.patindustrial.com

®™  Paulina Huenchual Herrera
Ingeniero Mecanico en proyectos

INDUSTRIAL SOLUTIOMNS
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™ Paulina Huenchual Herrera
Ingeniero Mecanico en proyectos

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Av. Américo Vespucio 1385, modulo 33
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Parque Empresarial Spacioflex, Quilicura
Santiago, CHILE
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Cel: (56 9) 9363 8954
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™ paulina Huenchual Herrera

Ingeniero Mecéanico en proyectos

INDUSTRIAL SOLUTIONS
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Santiago, CHILE
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™ paulina Huenchual Herrera

Ingeniero Mecanico en proyectos

INDUSTRIAL SOLUTIONS
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Santiago, CHILE

Tel: (56 2) 2929 8452
Cel: (56 9) 9363 8954
http://www.patindustrial.com

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=054e42a1c1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1729822199944664595&simpl=msg-f%3A1729822199... 6/6


http://www.patindustrial.com/
https://www.google.com/maps/search/Av.+Am%C3%A9rico+Vespucio+1385?entry=gmail&source=g
http://www.patindustrial.com/
https://www.google.com/maps/search/Av.+Am%C3%A9rico+Vespucio+1385?entry=gmail&source=g
http://www.patindustrial.com/

